
Subject: Re: FW: Usprawnienia aplikacji Pasjonata WEB pod kątem funkcjonalności
potrzebnej dla wymiany danych z księgowością - podsumowanie, świeże pliki
From: Michal Siemaszko <mhsiemaszko@fastmail.net>
Date: 4/17/20, 3:02 PM
To: Mateusz Paluch <mateusz.paluch@4wise.pl>

mateusz, tobie sie chyba plyta zaciela - zabierasz mi czas tymi smiesznymi
dyskusjami, jakbys nie zrozumial maila z chronologia i dowodami (maile, rozmowy
telefoniczne) przekazanego TYDZIEN TEMU

mateusz, ja nie mam o czym dyskutowac - informacje KOMPLETNE trzeba
przekazywac przed wycena i akceptacja, ja 5 razy rozmawialem i zadawalem kilka
razy pytania, trzeba bylo WSZYSTKO przekazac, wtedy kwota bylaby odpowiednio
wieksza

komplet informacji przekazalem TYDZIEN TEMU zgodnie z twoja prosba

faktura zostala wystawiona 8 kwietnia. poprawki do EPP - jedyna "wada" - zostaly
dostarczone TYDZIEN temu

potrzebuje otrzymac potwierdzenie wykonania przelewu w dniu dzisiejszym

On 4/17/20 12:25 PM, Mateusz Paluch wrote:

Argumenty które przytoczyliśmy nie odpowiadają na pytanie dlaczego liczba zestawień nie zgadza się ze
zleceniem. To że wysłali dwa próbne pliki nie tłumaczy nie wykonania pozostałych. A Jest napisane 30 nie 6
nie 5 nie 21 == 30. Więc jeżeli zastawień zostało zrobionych 6 dlaczego mają płacić jak za 30.

Zawarłem z Tobą umowę i taką samą z Panem Jackiem:

Paragraf 3 pkt 6.

Zapłata wynagrodzenia na rzecz zleceniobiorcy nastąpi w terminie 7 dni od daty dokonania bez zastrzeżeń
odbioru usługi przez Zleceniodawcę.

Zastrzeżenie jest co do punktu c) ilości zestawień – każdy ma swoje zdanie na ten temat. Rozumiem Twoje
zdenerwowanie.

Musisz zrozumieć że ja robię wszystko co mogę. Zaraz coś wymyśle.

Nie możesz mnie stawiać pod ścianą.
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From: Michal Siemaszko <mhsiemaszko@fastmail.net>
Sent: Friday, April 17, 2020 12:15 PM
To: Mateusz Paluch <mateusz.paluch@4wise.pl>
Subject: Re: FW: Usprawnienia aplikacji Pasjonata WEB pod kątem funkcjonalności potrzebnej dla wymiany
danych z księgowością - podsumowanie, świeże pliki

Mateusz,

W zeszlym tygodniu, 9 kwietnia rozmawiales ze mna telefonicznie i poprosiles o
przeslanie chronologicznego zestawienia - znow poswiecilem dodatkowe kilka
godzin i przeslalem Ci komplet maili i nagran rozmow glosowych; z tego jasno
wynika ile razy byli pytani i jakie informacje przekazali przed dostarczeniem
wyceny; ja na tym sie opieralem, nie na informacjach ktore zaczeli dosylac PO
wycenie i akceptacji.

Pasja po raz ktory raz z zrzedu - bo dokladnie to samo mialo miejsce z wersjami
dedykowanymi i kilkoma innymi kwestiami, rowniez dotyczacymi Twojej i
Lukasza pracy - probuje wciskac rzeczy o ktorych wczesniej nie mowia; czy to z
nieuczciwosci / bezczelnosci czy z innego powodu - nie ma to znaczenia. Ogrom
pracy jaka mieli dostarczona za frakcje kwoty jaka musieli by wydac na nowy
system - i nadal placic za jego rozwoj, biorac pod uwage ich wymagania -
kompletnie nie idzie w parze z tymi dzikimi zachowaniami.

To co Pasja napisala 8 kwietnia mnie nie interesuje poniewaz dostarczylem, wg.
Twojej prosby z rozmowy 9 kwietnia, chronologiczne zestawienie z kompletem
dowodow.

Zlecenie wykonuje dla Ciebie - poniewaz z Toba mam umowe wspolpracy - i
kazda jedna rzecz, plus mnostwo innych o ktorych ani Ty ani ewidentnie p. Jacek
nie zdajecie sobie sprawy, wykonalem.

Faktura zostala wystawiona 8 kwietnia, poprawki do EPP - jedyna rzecz wadliwa -
dostarczylem w piatek 10 kwietnia. 
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Pelna kwota z faktury wystawionej 8 kwietnia musi do mnie trafic, dzis przelew
spodziewalem sie otrzymac, wiec prosze aby przelew dzis wyszedl i moc
zamknac ten temat.

Ja nie moge sobie pozwolic na ciagle "przepychanki" czy doslownie beczelne /
aroganckie zachowanie p. Jacka; niech sie zacznie interesowac stawkami
rynkowymi, modelami wspolpracy, a przede wszystkim przekazywaniem
kompletnych informacji przed dostarczeniem wyceny - jesli ma z tym problem,
rowniez na to rozwiazanie przedstawilem, w postaci rozliczen miesiecznych. Ja
mam juz serdecznie dosc - te sytuacje zdazaly sie juz wielokrotnie, kosztuja mnie
czas i nerwy, a ja tylko i wylacznie uslugi informatyczne swiadcze, nie mam
przyjemnosci spedzac tyle dodatkowego czasu na dziwne przepychanki...

On 4/17/20 11:51 AM, Mateusz Paluch wrote:

Cześć,

8.04.2020r. Pasja napisała wyraźnie że odrzuca fakturę.

Ty nie przyjmujesz tego do wiadomości ponieważ uważasz że zrobiłeś wszystko– negocjuje
rozwiązanie żeby pogodzić obie strony.

Nie może być tak że zlecenie zostało zakwes�onowane a Ty mnie obciążasz i każesz mi płacić. Bo
mnie nie zapłacą.

Nie chce się sprzeczać skupiam się nad rozwiązaniem sprawy.

Ponadto fakturę wystawia się po akceptacji zlecenia. Odezwę się bez zbędnej zwłoki.

Pozdrawiam,  

Mateusz Paluch
Chief Opera�ng Officer

E: mateusz.paluch@4wise.pl

M: +48 883 631 911
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Sent: Wednesday, April 8, 2020 1:40 PM
To: Michal Siemaszko <mhsiemaszko@fastmail.net>
Cc: Łukasz Paluch <lukasz.paluch@4wise.pl>
Subject: FW: Usprawnienia aplikacji Pasjonata WEB pod kątem funkcjonalności potrzebnej dla
wymiany danych z księgowością - podsumowanie, świeże pliki

Cześć,

W załączeniu mail z Drukarni. W związku z poniższymi musze wstrzymać rozliczenie
faktury ponieważ wynika z maila jasno że nie zapłacą z powodów braków. Faktycznie wysłali pliki
i napisali ile ich ma być. Widzę że nie odpuszczą. Nie mam argumentów ponieważ czarno na
białym napisane jest co obejmuje zlecenie.

Mam wyraźny sygnał od Pana Jacka że chce iść dalej ale musimy respektować na co się
umawiamy – co jest napisane. Oraz musimy się komunikować ponieważ płaci grubą kasę a nie
może się skontaktować z Tobą żeby porozmawiać. Nie wiem czy to prawda czy nie – nie
zamierzam sprawdzać bilingów. Nie chce też się denerwować podczas rozmowy mówiłeś że nie
wysłali Ci tych plików a z maila wynika że tak. Więc o co chodzi ?

Foldery sieciowe są podłączone.

Pozdrawiam

From: Office <office@pasja.com.pl>
Sent: Wednesday, April 8, 2020 12:35 PM
To: Michal Siemaszko <mhsiemaszko@fastmail.net>
Cc: Jacek Stencel <jacek@pasja.com.pl>; Mateusz Paluch <mateusz.paluch@4wise.pl>
Subject: Re: Usprawnienia aplikacji Pasjonata WEB pod kątem funkcjonalności potrzebnej dla
wymiany danych z księgowością - podsumowanie, świeże pliki

Witam, 
    Bardzo dziękujemy za przesyłanie informacji o wygenerowanych plikach. Faktycznie poziom
automatyzacji prezentuje się imponująco o to właściwie nam chodziło składając zlecenie.
Jednak do pełni szczęścia zwracamy się z prośbą o przesyłanie wszystkich plików, które
obejmowało zlecenie.
Opisywałam je w mailach do Pana a ostatnio po długiej ciszy z Pana strony wysłałam ponownie
w postaci arkusza XLS aby przegląd był jeszcze bardziej czytelny.
- Na początku marca informowaliśmy Pana o ilości  plików zestawień - około 30 szt. - kopia maila
w załączeniu.
- 12.03 - przesłaliśmy Panu komplet plików o których rozmawialiśmy.
Dodatkowo informację że podczas Pana wizyty w lutym informowaliśmy że zestawień będzie
ponad 20. poprosił Pan wtedy o przykładowe 2 pliki które zostały Panu wysłane. Nie rozumiemy
dlaczego na dzień dzisiejszy ustalenia się zmieniły
Wprowadzając niepotrzebną nerwowość w relacje.
Jesteśmy również zdziwieni bardzo utrudnioną możliwością kontaktu do Pana  oraz brakiem
odpowiedzi na wysyłane maile. Nasza korespondencja jest traktowana bardzo wybiórczo.
Trudno sobie wyobrazić prowadzenie projektu bez możliwości komunikacji. Zabiegał o oprawę
komunikacji także szef w trakcie Pana poprzedniej wizyty.
Podsumowując:
Prosimy o uzupełnienie brakujących zestawień zgodnie ze zleceniem oraz czekamy na
potwierdzenie poprawności pliku Epp ze strony księgowych. Do momentu rozwiązania obu
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kwes�i wstrzymujemy rozliczenie należności za usługę.

Pozdrawiam
Magdalena Czylok-Sitko

W dniu 2020-04-08 o 04:56, Michal Siemaszko pisze:

Witam,

Przepraszam za przesuniecie w czasie ale chciałem zaaplikować jeszcze kilka
usprawnień przed domknięciem tego etapu.

Ponieważ nie widzę aby foldery sieciowe zostały autoryzowane, tym samym
zamontowane na komputerach p. Magdaleny i/lub p. Jacka, w załączniku
przesyłam m.in.:

 a) w pełni automatycznie wygenerowane zestawienia magazynowe za okres
2020-03-01 do 2020-03-31; te same są również dostępne w folderze sieciowym
172.17.254.38:/nfs_ksiegowosc_zestawienia_magazynowe (komputer na którym
folder będzie montowany trzeba najpierw autoryzować)

 b) w pełni automatycznie wygenerowane rozliczenie kas za okres 2020-03-01 do
2020-03-31; ten sam plik jest również dostępny w folderze sieciowym
172.17.254.38:/nfs_ksiegowosc_rozliczenia_kas (komputer na którym folder
będzie montowany trzeba najpierw autoryzować)

Harmonogram automatycznego generowania:

 a) dla zestawień magazynowych jest ustawiony na 7 dzień każdego miesiąca o
godz. 1:30 w nocy

 b) dla rozliczeń kas jest ustawiony na 6 dzień każdego miesiąca o godz. 1:30 w
nocy

Tak dla zestawień magazynowych jak i rozliczeń kas, wszystkie czynności robione
ręcznie dotychczas - czy częściowo ręcznie, częściowo przez skrypty p. M.
Drzewieckiego, których uruchomienie zajmowało ponad godzinę czasu, a i tak nie
dawało kompletnych rezultatów - są już wykonywane w pełni automatycznie i
kompletnie. Generowanie zestawień M01, B01, MRW, BRW, MRU i MZW za okres 1
miesiąca zajmuje ok. 7 minut, natomiast generowanie rozliczeń kas za okres 1
miesiąca - co dotychczas w całości ręcznie było wykonywane - zajmuje ok. 40
sekund.

Jak dla każdego projektu, który wykonałem dla Państwa dotychczas, pełny wgląd w
kod jest oczywiście poprzez GitLab Pasja pod adresem danego projektu, tj.
 * dla automatycznych rozliczeń kas: h�ps://172.17.254.84/apps/pasjonata-
accoun�ng/accoun�ng-cash-se�lements
 * dla zestawień M01, B01, MRW, BRW, MRU i MZW: h�ps://172.17.254.84
/apps/pasjonata-accoun�ng/accoun�ng-warehouse-summaries
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Usprawnienia, które zaaplikowałem dotyczyły min. zapytań SQL - dla niektórych,
dzięki tym optymalizacjom, dało przyspieszenie 100 do 900x - oraz struktury kodu.
Jednak nawet po usprawnieniach zaaplikowanych to nadal kilka tysięcy linii kodu (
blisko 2500 ), który musiał zostać napisany tak aby całość działała w pełni
automatycznie; tylko automatyzacja generowania zestawień magazynowych dla
formatów M01, B01, MRW, BRW, MRU i MZW to ponad 1000 linii kodu:
h�ps://172.17.254.84/apps/pasjonata-accoun�ng/accoun�ng-warehouse-
summaries/blob/master/app/src/generate-warehouse-summaries.py

W ramach bieżącego zlecenia wykonałem:
 a) automatyzacja generowania nowych raportów dla podsumowania do wypłat z
przesyłaniem powiadomienia o zakończonym generowaniu

 b) modyfikacje potrzebne dla zapisywania zestawień sprzedaży i zakupów
generowanych przez h�p://172.17.254.199/dodatkowe/zestawienia/eksporty.php
w folderze sieciowym oraz powiadomienia o zakończonym generowaniu

 c) automatyzacja generowania zestawień magazynowych M01, B01, MRW, BRW,
MRU i MZW z zapisywaniem do folderu sieciowego i wysyłaniem powiadomień o
zakończonym generowaniu

 d) automatyzacja generowania rozliczeń kas w formacie EDI++ (EPP) z
zapisywaniem do folderu sieciowego i wysyłaniem powiadomień o zakończonym
generowaniu

Dzięki temu, wszystkie w/w albo same się robią (automatycznie) albo w każdej
chwili sami możecie je Państwo wygenerować i pobrać z folderu sieciowego.

Pozdrawiam,

--

Pozdrawiam

Magdalena Czylok-Sitko
Referent administracyjno-biurowy

PASJA. PRINT & MEDIA
ul. Nowy Świat 23a
43-190 Mikołów

Polska

Tel.             +48 32 32 32 304
Fax             +48 32 32 32 310
NIP             635 000 58 40
E-mail:       office@pasja.com.pl
Internet:    www.pasja.com.pl
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-- 
  Michal H. Siemaszko
  Mobile: +48 723 039 978
  Signal IM: +48668566023
  Telegram: mhsiemaszko
  Email: mhsiemaszko@fastmail.net, 
         mhsiemaszko@7thraylabs.com         
  WWW: http://ideas.into.software/
  GitHub: https://github.com/ideas-into-software/
  LinkedIn: http://www.linkedin.com/in/mhsiemaszko/
  Twitter: https://twitter.com/IntoSoftware/
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