
Subject: Re: Fwd: Pasjonata B2B
From: Michal Siemaszko <mhsiemaszko@fastmail.net>
Date: 3/20/20, 4:30 AM
To: Mateusz Paluch <mateusz.paluch@4wise.pl>

Mateusz,

W ramach opcji #2 zostały uruchomione 4 wersje dedykowane ponieważ tyle też
było mówione że istnieje przy spotkaniu w listopadzie, stad tyle zostało
uwzględnione; później w styczniu okazało się, że jest ich blisko / ponad 20 i
wyjaśniłem że w takim razie zostaną wydzielone do osobnego zlecenia; ja
polegałem na informacjach które zostały mi przekazane wtedy w listopadzie aby
przygotować ofertę - oprócz oczywiście audytu, ale audyt tego nie dotyczył; więc
jeśli zapomnieli o czymś (jak np. o tym ile wersji dedykowanych jest) i okazało się
co innego, oczywiście nie ma problemu żeby to zrobić ale to są już osobne
zlecenia.

Podczas każdego ze spotkań w Mikołowie, w tym i przede wszystkim tego 11
lutego i przy okazji poprzedniego, tj. 27 lutego, tłumaczyłem ponownie - w
mailach które po spotkaniu 11.02 przesłałem również to było zaznaczone, tj.
pytałem m.in. które 4 jako pierwsze maja być uruchomione... i te 4 które zostały
mi wskazane jako pierwsze zostały przecież uruchomione.

Przesyłałem już wycenę na uruchomienie dodatkowych wersji dedykowanych
kilka tygodni temu - p. Jacek przy okazji. spotkania 27 lutego wspominał, że
potrzebuje uruchomić dodatkowo: 91.201.122.25:40000/tolek/ i
91.201.122.25:40000/aaprint/ ... teraz pisze, że potrzebuje jeszcze "kolumb". Nie
ma problemu, ale proszę przypomnij p. Jackowi skąd i dlaczego te "pierwsze 4" - i
czy w takim razie te 3 dodatkowe są potrzebne teraz czy jeszcze jakieś inne, a ja
dostarczę uzupełnioną wycenę (ta sprzed kilku tygodni załączam jako zlecenie
wykonania prac).

Z P. Jackiem rozmawialiśmy 27.02 m.in. również o tym, że chce jak najszybciej
moc uruchamiać aplikacje na Androida na nowo-kupionych tabletach z
najnowszymi wersjami Androida (https://172.17.254.84/groups/apps/-
/milestones/4); dopytaj przy okazji czy z tym również chce iść do przodu -
dostarczę wycenę i zajmę się tym również.

P. Jacek może oczywiście się zdecydować na kilka z tych rzeczy które w kolejce
czekają (https://172.17.254.84/groups/apps/-/milestones?sort=due_date_desc&
state=all) - ja właśnie jego pracownikom przekazałem wiedze na temat tego jak
korzystać z GitLab i mam nadzieje że dzięki temu będą mogli zacząć dodawać
zgłoszenia (usprawnienia, nowe funkcjonalności, czy jak te tysiące błędów od
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strony użytkownika się manifestują) - wiec jeśli zdecyduje się zacząć np. również
naprawiać błędy (co jest konieczne zanim nowe funkcjonalności dojdą w
aplikacji), wdrożyć CRM, zintegrować ze sklepami internetowymi, firmą kurierską,
itp. - oczywiście wtedy całościowo ujmując wyjdzie taniej / zniżka jest
gwarantowana lub mogę dorzucić "gratisy" (np. przepisanie na nowe srodowisko i
uruchomienie na nowym środowisku tych 3 dodatkowych wersji dedykowanych,
czy podciągniecie aplikacji na Androida do najnowszych wersji Android OS, itp.)

Pozdrawiam,

-- 
  Michal H. Siemaszko
  Mobile: +48 723 039 978
  Signal IM: +48668566023
  Telegram: mhsiemaszko
  Email: mhsiemaszko@fastmail.net, 

mhsiemaszko@7thraylabs.com
  WWW: http://ideas.into.software/
  GitHub: https://github.com/ideas-into-software/
  LinkedIn: http://www.linkedin.com/in/mhsiemaszko/
  Twitter: https://twitter.com/IntoSoftware/

On 3/18/20 7:29 PM, Mateusz Paluch wrote:

Cześć, 

Prosze o pomoc i odpowiedź w kwestii poniżej. 

Pozdrawiam, 

Mateusz Paluch
Chief Opera�ng Officer
E: mateusz.paluch@4wise.pl
M: +48 883 631 911

4WISE GROUP Sp. z o.o. | Wieniawskiego 18 | 41-506 Chorzów.
Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Katowice – Wschód Wydział VIII Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000728932 | NIP 6272757341 | REGON 380380318

Administratorem Państwa danych jest 4WISE GROUP Sp. z o.o.
Państwa dane przetwarzamy w celu podtrzymania kontaktu z Państwem i prowadzenia korespondencji.
Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania zawarliśmy w polityce prywatności

From: Jacek Stencel <jacek@pasja.com.pl>
Sent: Tuesday, March 17, 2020 3:20:58 PM
To: Mateusz Paluch <mateusz.paluch@4wise.pl>
Cc: Michal H. Siemaszko <mhsiemaszko@fastmail.net>; Łukasz Paluch <lukasz.paluch@4wise.pl>
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Subject: Pasjonata B2B

Szanowni Panowie,

 Ma prośbę do Pana Michała Siemszko o uruchomienie brakujących platform B2B w
Pasjonacie.
NIe pamiętam teraz ktore jeszcze brakują ale jest AA Print i Tolek. Nie pamiętam czy
Kolumb już jest połączony.
Nie mam jak tego sprawdzić. Mam urwanie głowy więc nie jestem w stanie przeryć
wszystkich maili. NIe ma Piotra i Moniki.

Te firmy były obsługiwane w starej pasjonacie. W związku tym iż mamy ograniczone
zasoby osobowe proszę o włączenie tych firm do B2B tak jak było dawniej i aby
usprawnić nam pracę.

Proszę o informację kiedy możemy się spodziewać włączenia tych klientów.

Dziękuję
Jacek Stencel

Attachments:

MHSiemaszko_4Wise_Zlecenie-wykonania-
prac_Pasja_dodatkowe-wersje-dedykowane.pdf

33.6 KB
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