Fwd: Rozwdj i komercjalizacja aplikacji "Pasjonata...

Subject: Fwd: Rozwdj i komercjalizacja aplikacji "Pasjonata" - nastepne kroki
From: Michal Siemaszko <mhsiemaszko@fastmail.net>

Date: 3/4/20, 7:58 AM

To: Mateusz Paluch <mateusz.paluch@4wise.pl>

Czesc Mateusz,

Nie wiem skad te rozbieznosci znow - ja caly czas jasno informowalem, w mailach
i na spotkaniach - co jest zawarte w ofercie; teraz znow wyszlo ze problemy ktore
maja mieli caly czas i sa problemami sprzetowymi / sieciowymi (vide maila z
podsumowaniem problemow i rozwiazaniem dedykowanym ktore
przygotowalem); mowilem o tym wielokrotnie, tlumaczylem grzecznie,
przekazujac komplet informacji za kazdym razem; bynajmniej nie jest normalne
dzialanie oprogramowania w ten sposob - spedzilem nad tym kilka dni
dodatkowych, w sumie koszt min. 2-3 tysiecy zlotych dodatkowy; jesli otrzymuja
komplet informacji ktore moga w 100% zweryfikowac musza to zrobic / chcieci
zrozumiec - przerzucanie na mnie problemow ktore mieli dotychczas, co jasno
widac (zob. moje dwa poprzednie maile chociazby, w tym m.in.
https://www.dropbox.com/s/nf4moojernbxell
[Peek%202020-03-03%2023-23.mp4?dI=0) jest mocnym przegieciem...
Tlumaczylem Panu Jackowi w audycie, ofercie, przy spotkaniach, w mailach -
odnosnie problemow i tych zaleznosci; nie jestem w stanie bardziej tego
uproscic, nie jestem na pewno w stanie brac na siebie odpowiedzialnosci za te
problemy - moge je natomiast rozwiazac, ale nie za darmo / czy dodajac kolejne
rzeczy do zlecenia ktore w 100% wykonalem - tylko i wylacznie jako osobne
Zlecenia.

Biorac pod uwage ze przekazywalem wielokrotnie te informacje - wlacznie z tym
ze pierwsze 4 wersje dedykowane sa zawarte w opcji #2 - nie mam pojecia skad
ta rozbieznosc; mozna przesledzic sobie watki / korespondencje email. Samo
odtworzenie aplikacji na androida to oszczednosci 20-30 tys zlotych, a dziesiatki
innych problemow ktore zalatwilem przez ten czas jest warte sporo wiecej niz
kwota ktora wg. faktury wystawionej musze otrzymac dzis lub jutro najpozniej.

Przekazalem przy spotkaniu 27.02 p. Jackowi po raz kolejny informacje i
podsumowalem nastepne kroki; nigdzie w trakcie naszego spotkania nie bylo
Zznow mowy o tym ze czegos nie rozumie, wiec nie wiem skad ta rozbieznosc.
Ustalilismy ze na razie chce dwie dodatkowe wersje dedykowane
(91.201.122.25:40000/aaprint/ i 91.201.122.25:40000/wilinski/) a ja obiecalem
przez Ciebie przekazac oferty na to i kolejne zlecenia (ksiegowosc, itd.).

Za te dwie dodatkowe wersje kwota dla mnie to 1000 PLN; zlecenie wystawilem
wlasnie i przesylam w zalaczniku.
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Za dedykowane rozwiazanie, ktore napisalem i uruchomilem (informacje z
poprzedniego maila) powinienem policzyc osobno - biorac pod uwage iz
problemy z drukarkami wystepuja NA WSZYSTKICH systemach operacyjnych
(Windows, Mac - nawet Mac Mini - oraz Ubuntu) i sa problemami SPRZETOWYMI /
SIECIOWYMI; jedyna roznica ze przy tym co przygotowalem zadania druku sa
wznawiane / mozna je rowniez wznawiac przez panel https://172.17.254.77:631/ .

Wszystko co mam do przekazania jest w mailach, ofertach ktore przygotowuje i
przy spotkaniach przekazywane; nie wiem jeszcze raz skad rozbieznosci, ale
calosc mozna sprawdzic; nie jestem w stanie isc na dodatkowe ustepstwa biorac
pod uwage geneze tych problemow i ogromne problemy w kodzie aplikacji ktore
trzeba zaczac rozwiazywac w ramach osobnego zlecenia (opcja #7);
oprogramowaniem nie zalatwia sie problemow ze sprzetem czy siecia. Ja
wystarczajaco czasu juz poswiecilem tlumaczac i dostarczajac nastepne
rozwiazania; potrzebuje sie rozliczyc i chetnie im pomoge ale tylko i wylacznie
rozliczajac w ramach OSOBNYCH zlecen.

Pozdrawiam,

Michal H. Siemaszko

Mobile: +48 723 039 978

Signal IM: +48668566023

Telegram: mhsiemaszko

Email: mhsiemaszko@fastmail.net,
mhsiemaszko@7thraylabs.com

WWW: http://ideas.into.software/

GitHub: https://qgithub.com/ideas-into-software/

LinkedIn: http://www.linkedin.com/in/mhsiemaszko/

Twitter: https://twitter.com/IntoSoftware/

-------- Forwarded Message --------
Subject:Re: Rozwdj i komercjalizacja aplikacji "Pasjonata" - nastepne kroki
Date:Wed, 26 Feb 2020 19:22:17 +0100
From:Michal Siemaszko <mhsiemaszko@fastmail.net>
To:Mateusz Paluch <mateusz.paluch@4wise.pl>

Czes¢ Mateusz,

Rozmawiatem z P. Jackiem wczoraj po haszym spotkaniu - potwierdzit po raz
kolejny odnosnie tego co méwit juz w listopadzie 2019 r., przy spotkaniu 11
lutego 2020 r. i przy wczorajszym spotkaniu, tj. chce i$¢ do przodu z
nastepnymi projektami; niektére z nich sg juz ujete w ofercie, ktéra
dostarczytem w listopadzie 2019 r., inne jeszcze nie poniewaz albo nie wspominat
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o tym wczesniej, albo nie mozna byto nawet tego dotkng¢ biorgc pod uwage
pilnos¢ sytuacji z Mac Mini / "starym srodowiskiem" (.199).

Wspomniatem, iz jutrzejsze spotkanie chciatbym przeznaczy¢ po czesci réwniez
na zbieranie wymaganh dot. tych nowych tematéw - potwierdzit, ze zgadza sie z
tym.
Jest to wiec dobry czas na to zeby iS¢ dalej - oczywiscie réwnolegle dopne z tym
co pozostato w ramach opcji #2 (tj. problemy zgtoszone przy testach
akceptacyjnych i czynnosci potrzebne do przetgczenia na nowe Srodowisko), ale
zeby nie przedtuzad, biorgc pod uwage pilnos¢ niektorych tematow (te dla
ksiegowosci, te ktére umozliwig rozwijac¢ dalej aplikacje, itd.) zaczne juz jutro.
Wg. priorytetdéw - tj. informacji ktére P. Jacek przekazat - nastepne zlecenia to:
1. Funkcjonalnosci niezbedne dla obstugi rozliczeh / ksiegowosci

a) Eksport do XML / Excel ("wiekowanie")

- zmodyfikowanie kodu tak aby pliki generowane byly zapisywane w folderze
sieciowym

- skonfigurowanie folderu sieciowego na komputerze osoby upowaznionej do
odbioru tych plikéw
b) Zestawienia magazynowe

- zaktadajac, ze istnieje juz taka funkcja w systemie i jest to kolejna "ukryta
funkcja" (tj. M. Drzewiecki korzystal tylko z tego dotychczas)

- zmodyfikowanie kodu tak aby pliki generowane byty zapisywane w folderze
sieciowym

- skonfigurowanie folderu sieciowego na komputerze osoby upowaznionej do
odbioru tych plikow

c) Aplikacja zintegrowana z programem do ksiegowosci ,Insert”

Mozliwe, ze realizacja (c) wyklucza koniecznos¢ realizacji (a) i (b) - to trzeba
doprecyzowadc na miejscu jutro.
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Jesli tylko (c), jest to doktadnie "Opcja 3" (Aplikacja zintegrowana z programem
do ksiegowosci ,Insert”) z oferty z listopada 2019 r. i koszt jest ten sam ktéry
wskazatem w ofercie, tj. 7500 PLN.

Jesli wszystkie 3 (a, b, c) koszt to 8000 PLN.

2. Wersje dedykowane aplikacji Pasjonata WEB - wdrozenie pozostatych na
nowym srodowisku

Wdrozenie na nowym srodowisku tych dotychczas wdrozonych na starym
srodowisku - poza pierwszymi 4 juz wdrozonymi w ramach opcji #2. W mailu P.
Jacka z 14.02 ("Re: Rozwdj i komercjalizacja aplikacji "Pasjonata", opcja #2 -
wersje dedykowane aplikacji Pasjonata WEB", 2020/02/14, godz. 10:35)
doliczytem sie 5 oprécz tych 4 juz wdrozonych, tj.:

*01.201.122.25:40000/tolek/

*91.201.122.25:40000/aaprint/

*901.201.122.25:40000/wilinski/

*91.201.122.25:40000/0pus/

*01.201.122.25:40000/prez/

Koszt: 2000 PLN (poniewaz jest ich mniej niz te blisko 20 - wg. informacji od P.
Jacka z 14.02)

3. Przygotowanie aplikacji do dalszego rozwoju

Biorgc pod uwage ilos¢ btedéw / probleméw - wglad w analize statyczna
przekazatem przy okazji audytu i oferty w listopadzie, a teraz wida¢ w logach
aplikacji i jak kolejne btedy wychodzg (zrzut ekranu jednego z nich w zalaczniku,
z poréwnaniem z czego sie bierze, tj. problemami w kodzie ktére wychodzg przy
nowej wersji jezyka PHP) - zanim aplikacje bedzie mozna dalej rozwija¢ konieczne
jest wtasnie wykonanie opcji #7. Po wiecej szczegétéw odsytam do oferty z
listopada (w zataczniku), koszt ten sam.

4. Dalszy rozwdj aplikacji Pasjonata WEB i Pasjonata Android
a) Wykorzystanie GitLab Pasja dla zbierania wymagan / zgtaszania probleméw
Rozmawiatem o tym juz wczoraj z P. Jackiem. Chodzi o skonfigurowanie kont
dla pracownikéw biurowych Pasji z uprawnieniami do tworzenia nowych wpiséw

dla projektéw Pasjonata WEB (https://172.17.254.84/apps/pasjonata-
web/pasjonata-web-env-new) i Pasjonata Android (https://172.17.254.84
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/apps/pasjonata-android), umozliwiajgc zgtaszanie probleméw z aplikacjami oraz
zgtaszaniem propozycji nowych funkcjonalnosci.

Ustalitem z P. Jackiem, ze juz jutro przy okazji spotkania w Mikotowie wykonam
ta czes< - tj. skonfiguruje konta, zainstaluje certyfikaty SSL i przeprowadze
krétkie szkolenie z tego jak korzystac z tej funkcjonalnosci.

Wktad pracownikéw dostarczy niezbednych informacji o btedach i brakach w
funkcjonalnosciach aplikacji, tym samym wygeneruje nastepne zlecenia aby
naprawi¢ / zaimplementowac je - ale zajmie na pewno troche czasu zanim sie
wdrozg i zaczna z tego korzystac; ja oczywiscie réwnolegle bede uzupetniat te
informacje, zaczynajac rowniez juz jutro od zbierania wymagan / informac;ji.

b) Dalszy rozwdj aplikacji Pasjonata WEB

Zaznaczajac, ze najpierw przygotowanie aplikacji do dalszego rozwoju - opcja
#7 z oferty z listopada 2019 r. - wg. opisu tej opcji z oferty (w zatgczniku), w tym
m.in. sprzatanie i naprawa krytycznych i powaznych btedéw i probleméw w
aplikacji wykrytych przy statycznej analizie kodu wykonanej w listopadzie 2019 r.
oraz widocznych w logach aplikacji.

Aby ta prace wycenié, oczywiscie trzeba pozbiera¢ wymagania. Wiem na
pewno, ze jest sporo funkcjonalnosci niedokofhczonych / niedziatajgcych /
brakujgcych, np.:

* te wykorzystywane przez placoéwke w Bielsku-Biatej

* elementy w menu dostepne po wtgczeniu wszystkich uprawnien, dla ktérych
brak jest plikéw (tj. nie sg jeszcze zaimplementowane - a wynika na to, ze byty
planowane)

* Kalkukacje

* Ofertowanie

.. i pewnie tez nowe pomysty sie pojawity.

c) Dalszy rozwdj aplikacji na Androida

Zaznaczajac, ze najpierw potrzebne jest przygotowanie aplikacji do dalszego
rozwoju - co zostanie wykonane w ramach opcji #7 z oferty z listopada 2019 r.
(opcja #7 dotyczy aplikacji WEB i aplikacji na Androida).

Nastepnie:

* Podciggniecie aplikacji tak aby mogty by¢ kompilowane dla i instalowane na
najnowszych wersjach systemu operacyjnego Android
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* Mozliwos¢ "samo-obstugi" - tj. umozliwienie instalacji i uaktualniania
wszystkich 14 aplikacji na Androida poprzez jedna aplikacje - w miare mozliwosci
wykorzystanie do tego celu istniejgcej aplikacji "Updater" lub napisanie od nowa

.. ale te wycenie juz osobno, poniewaz i tak opcja #7 najpierw.

d) Dodatkowe wersje dedykowane aplikacji Pasjonata WEB - tj. te ktore
wczesniej nie byly jeszcze wdrozone na starym srodowisku

Z tym tez nie ma jak ruszy¢ do péki opcja #7 jest wykonana.

P. Jacek kilkakrotnie wspominat o "nowych kohcéwkach"; w mailu z 14.02 ("Re:
Rozwdj i komercjalizacja aplikacji "Pasjonata", opcja #2 - wersje dedykowane
aplikacji Pasjonata WEB", 2020/02/14, godz. 10:35) wspomniat:

(...) Wczesniej przyda sie platforma, do tworzenia paneli dla klientow z
poziomu systemu i nadawania dostepdw oraz zakresu powtarzajgcych sie zlecen.
(...)

Wiec tg czes$¢ wycenie réwniez osobno jak tylko zbiore bardziej szczegétowe
wymagania, a zrealizowac ta czes¢ bedzie mozna zatatwiajgc najpierw z opcja
#7.

Podsumowujgc - poniewaz jest dobry czas na to zeby i$¢ do przodu (Klient sam
sie prosi) a ja bede jutro na miejscu i chce ten czas produktywnie wykorzystac -
potrzebuje jutro rozliczy¢ czesc¢ prac a konto tych nowych zlecen; moze
to by¢ mniej niz 50% i pozostata czes¢ kwoty przelewem do tygodnia czasu; z
opcji przedstawionych powyzej i kosztéw zwigzanych to:

1. Funkcjonalnosci niezbedne dla obstugi rozliczeh / ksiegowosci
Jesli tylko (c), jest to doktadnie "Opcja 3" (Aplikacja zintegrowana z programem
do ksiegowosci ,Insert”) z oferty z listopada i koszt jest ten sam ktéry wskazatem

w ofercie, tj. 7500 PLN.

Jesli wszystkie 3 (a, b, c) koszt to 8000 PLN.

2. Wersje dedykowane aplikacji Pasjonata WEB - wdrozenie pozostatych na
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nowym srodowisku

Koszt: 2000 PLN (poniewaz jest ich mniej niz te blisko 20 - wg. informacji od P.
Jacka z 14.02)

3. Przygotowanie aplikacji do dalszego rozwoju (opcja #7 z oferty z listopada
2019 r., koszt ten sam)

Koszt: 40 000 PLN

Pozostate (#4 powyzej) wycenie osobno - najpierw wymagania musze pozbiera¢,
uporzadkowad, itd.

Zlecenia na wszystkie 3 powyzej (#1, #2, #3) przygotuje na jutro.

Pozdrawiam,

Michal H. Siemaszko

Mobile: +48 723 039 978

Signal IM: +48668566023

Telegram: mhsiemaszko

Email: mhsiemaszko@fastmail.net,
mhsiemaszko@7thraylabs.com

WWW: http://ideas.into.software/

GitHub: https://qgithub.com/ideas-into-software/

LinkedIn: http://www.linkedin.com/in/mhsiemaszko/

Twitter: https://twitter.com/IntoSoftware/

— Screenshot from 2020-02-26 16-25-32.png

502 Bad Gateway

— Attachments:

MHSiemaszko 4Wise Pasja_Pasjonata_Oferta.pdf 111 KB
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Screenshot from 2020-02-26 16-25-32.png 718 KB
MHSiemaszko_4Wise_Faktura-8.pdf 26.7 KB
MHSiemaszko 4Wise Zlecenie-wykonania- 33.6 KB

prac_Pasja_dodatkowe-wersje-dedykowane.pdf
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