Fwd: Re: Zlecenie dla "Pasja" - wycena i dalsze kroki

Subject: Fwd: Re: Zlecenie dla "Pasja" - wycena i dalsze kroki
From: Michal Siemaszko <mhsiemaszko@7thraylabs.com>
Date: 1/28/20, 3:14 PM

To: Mateusz Paluch <mateusz.paluch@4wise.pl>

CC: tukasz Paluch <lukasz.paluch@4wise.pl>

Mateusz,

Przesytam kopie wiadomosci z 22 listopada - niecaty miesigc przed tym jak oficjalnie zlecenie
rozpoczatem. Informowaliscie mnie wtedy juz wczesniej ze Windows Server bedzie stawiany na tym
nowym sprzecie, o czym réwniez wspominam w tym mailu.

———————— Forwarded Message --------
Subject:Re: Zlecenie dla "Pasja" - wycena i dalsze kroki
Date:Fri, 22 Nov 2019 00:25:16 +0100
From:Michal Siemaszko <mhsiemaszko@7thraylabs.com>
To:Mateusz Paluch <mateusz.paluch@4wise.pl>, tukasz Paluch <lukasz.paluch@4wise.pl>

Mateusz,

Najpierw odnosnie sprzetu - pytates dzi$ jakiego Linux'a instalowad; wczesniej wspominates, ze
Windows Server stawiacie na tych serwerach; nie wiem czy sprawdzalisScie ten temat ale z tego co ja
wiasnie sprawdzitem, to Hyper-V (hypervisor, ktéry Microsoft dostarcza jako role w Windows Server)
obstuguje bardzo ograniczong ilos¢ systemoéw operacyjnych... "bardzo" znaczy obstuguje tylko systemy
operacyjne Windows. Zobacz: "Supported Windows guest operating systems for Hyper-V on
Windows Server" https://docs.microsoft.com/en-us/windows-server/virtualization/hyper-v/supported-
windows-quest-operating-systems-for-hyper-v-on-windows

Jak widzisz, na tej liscie sa tylko i wytacznie rozne wersje Windows'a - wiec Linuxa nie mozna by byto
zainstalowad, jesli zdecydowalibyscie postawié na tych serwerach Windows Server Hyper-V. Jest pono¢
jakas eksperymentalna obstuga VMow Linux-owych na jakichs najnowszych service pack'ach Windows
Server, ale dopiero od niedawna i obawiam sie, ze mogliby$Smy trafi¢ na problemy / wpas¢ na mine..

Dlatego, jesli moge zasugerowad: zamiast Windows Server, skorzysta¢ z darmowej wersji
hypervisor'a VMware vSphere (https://www.vmware.com/products/vsphere-hypervisor.html,
https://my.vmware.com/en/web/vmware/evalcenter?p=free-esxi6) - wystarczy w zupetnosci, zeby
obstuzy¢ te dwa serwery Pasji; zainstalowa¢ dwa hypervisor'y bezposrednio na tych dwéch serwerach i
dalej juz VMy. Jedyna wazng dla produkcji funkcjonalnoscia, ktérej tej darmowej wersji brakuje to
mozliwos¢ robienia backup'ow ale, na szczescie, mozna je wykonac programem za ktéry
JEDNORAZOWO sie ptaci ok. 270 EUR (update'y otrzymuje sie darmowo) - zobacz: "Using Free
version of VMware ESXi and VM Backup with Iperius" https://www.iperiusbackup.net/en/using-
free-version-of-vmware-esxi/

VMware jest pionierem wirtualizacji i ten ich darmowy hypervisor, nie dos¢ ze jest typu 1 (jest
uruchamiany bezposrednio na sprzecie, nie na systemie operacyjnym - zobacz:
https://phoenixnap.com/kb/what-is-hypervisor-type-1-2), mozna na nim uruchamia¢ bez zadnego
problemu VMy z Windowsem czy Linuxem - co wiem z doswiadczenia, poniewaz korzystatem z
VMware vSphere, tj. zarzadzatem nim, automatyzowatem stawianie VMow Linux i Windows z poziomu
kodu, itd... co zdecydowanie moze sie przydac.

Teraz w temacie pytan / prosby o potwierdzenie / uzupetnienie info / itd. - czyli to o czym
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wspominatem telefonicznie:

1. Aplikacje na Androida

* Kod udostepniony przez M. Drzewieckiego na GitLab nie zawiera kodu Zrédtowego aplikacji na
Androida

* W folderach zgranych z "mini mac'a", przy okazji spotkania w Mikotowie, znalaztem jedynie folder
"AndroidAutobond" zawierajacy skompilowane pliki aplikacji (APK) - brak jednak kodu Zrédtowego, a
kod ktéry przy dekompilacji tych plikéw otrzymuje nie jest kodem Zrédtowym (nie jest w nich zaszyty)

* | w kodzie udostepnionym przez GitLab i tym zgranym z dysku w Mikotowie jest owszem folder
"adroid_api" ale sa w nim tylko pliki PHP z ktérych w zaden sposdb nie mozna zbudowac aplikacji na
Androida (ktére pisze sie w jezyku Java) - dopiero dzi$ zwrdcitem na to uwage, nie przypuszczatem ze
M. Drzewiecki nie przekaze catosci kodu gdy byt o to proszony wielokrotnie

* KONIECZNE jest wyciggniecie od M. Drzewieckiego kodu Zrédtowego aplikacji Android tak zeby ta
cze$¢ moc rozpoznac i wycenié

2. APl oraz integracja z zewnetrznymi aplikacjami i systemami

P. Jacek przy naszym spotkaniu wspominat o:
* integracji z programem do ksiegowosci

* integracji z CRMem

* integracji z ich sklepami internetowymi

* integracji z firmami kurierskimi

Pytania:
a) Czy sg jeszcze jakies inne aplikacje / systemy z ktérymi planowat / wie ze chce zintegrowac
aplikacje, czy na razie tylko te wymienione wzig¢ pod uwage?

b) W temacie integracji ze sklepami internetowymi, czy chodzi o https://pasjadruk24.pl/ i
https://www.pasjadecor24.pl/ ?

c) Poniewaz p. Jacek nie jest osobg techniczng, przez integracje mégt rozumied funkcjonalnosci po
stronie aplikacji "Pasjonata", ale oczywiscie integracja musi obejmowac réwniez same sklepy, ktére
muszg sie komunikowac z aplikacja - czy w takim razie wycena ma obejmowac réwniez prace
potrzebne po stronie tych dwéch sklepéw internetowych czy ktos$ inny sie tym zajmie (pyta, bo moze
maja kogos kto im to juz obstuguje)? Jesli tak, musiatbym wiedzie¢ na jakim oprogramowaniu sklepy sa
uruchomione, a jesli jest "szyte na miare" mie¢ w nie wglad lub przynajmniej z dokumentacja sie moc
zapoznac jesli taka istnieje.

Pozdrawiam,

Michael H. Siemaszko
Mobile: +48 723 039 978
Signal IM: +48668566023
Telegram: mhsiemaszko
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Email: mhsiemaszko@7thraylabs.com,
mhs@into.software

WwWwW: http://ideas.into.software/

GitHub: https://github.com/ideas-into-software/

LinkedIn: http://www.linkedin.com/in/mhsiemaszko/

Twitter: https://twitter.com/IntoSoftware/

On 11/21/19 10:42 AM, Mateusz Paluch wrote:
Czesc

Dziekuje zapoznatem sie z wszystkim prosze o wycene i telefon w przypadku pytan.

Mateusz Paluch

Chief Operating Officer

E: mateusz.paluch@4wise.pl
M: +48 883 631 911

4WISE GROUP Sp. z 0.0. | Wieniawskiego 18 | 41-506 Chorzéw.
Spotka zarejestrowana w Sadzie Rejonowym Katowice - Wschod Wydziat VIII Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sadowego pod numerem KRS 0000728932 | NIP 6272757341 | REGON 380380318

Administratorem Panstwa danych jest 4WISE GROUP Sp. z o0.0.
Panstwa dane przetwarzamy w celu podtrzymania kontaktu z Paristwem i prowadzenia korespondencji.
Szczegbtowe informacje dotyczace przetwarzania zawarli$my w polityce prywatnosci

From: Michal Siemaszko <mhsiemaszko @fastmail.net>

Sent: Thursday, November 21, 2019 4:43 AM

To: Mateusz Paluch <mateusz.paluch@4wise.pl>

Cc: tukasz Paluch <lukasz.paluch@4wise.pl>

Subject: Re: Zlecenie dla "Pasja" - wyniki audytu technicznego, podsumowanie & pozostate

Mateusz,

Udostepnitem juz cato$¢ tego co chciatem Ci przekazad¢ w tym etapie. Wchodzac na
http://clients.into.software/4Wise/ mozesz pobra¢ podsumowanie w formacie mind-mapy lub PDFa -
jak Ci wygodnie; pozostate artefakty, wtgcznie z archiwami ZIP z raportami dot. kodu, réwniez do
pobrania; hasto przestatem Ci przez Signal wczesniej; w zatgczniku zrzut ekranu tego co na Ciebie
czeka.

Mam nadzieje, ze udato mi sie przedstawi¢ skale problemu i skad to kompleksowe, stopniowe
podejscie wynika.

Daj prosze znac jak sie zapoznasz z tym co udostepnitem. Wspominates, ze bedziesz w Krakowie w
tym tygodniu - dysk Ci oddam od razu.

Jesli masz jakie$ pytania odnosnie tego co udostepnitem, daj prosze znaé¢. Odnos$nie nastepnego
etapu - tj. wyceny, wg. naszych ustaleh - potrzebuje najpierw zadac kilka pytan doprecyzowujgcych,
wiec zdzwonimy sie dzi$, ew. osobiscie.

Pozdrawiam,

Michael H. Siemaszko

Mobile: +48 723 039 978

Signal IM: +48668566023

Telegram: mhsiemaszko

Email: mhsiemaszko@7thraylabs.com,
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mhs@into.software
WWW: http://ideas.into.software/
GitHub: https://github.com/ideas-into-software/
LinkedIn: http://www.linkedin.com/in/mhsiemaszko/
Twitter: https://twitter.com/IntoSoftware/

On 11/20/19 3:23 PM, Michal Siemaszko wrote:

4 0f 15

Mateusz,

Czes¢ z tego, co chciatem przekazac¢ w temacie audytu technicznego aplikacji,
udostepniam: http://clients.into.software/4Wise/

Jest to sekcja mojego serwisu firmowego nie dostepna publicznie; aby sie dostad uzyj
hasto dostepu: [ przesytam przez Signal ]

Na razie dwa raporty, do pobrania jako archiwa ZIP z racji objetosci (rozpakowane to
ponad 200 MB, z uwagi na ilos¢ probleméw znalezionych w kodzie Zrédtowym); po
rozpakowaniu, otwérz plik index.html z gtéwnego folderu (tj. 'pasjonata-
production/index.html' oraz 'pasjonata-gitlab/index.html').

S3 to podsumowania w formie wizualnej, tak zebys z klientem / osobami nie-technicznymi
mogt rozmawiad; zobaczysz dziesigtki tysiecy btedédw, w tym blisko 15 tysiecy w kategorii
krytycznych (zielony kolor) i powaznych (czerwony kolor); tylko 2% (3% w przypadku
wersji z GitLab) plikéw kodu Zrédtowego nie ma zadnych problemow, cala reszta je ma w
wiekszym czy mniejszym stopniu.

Za chwile nastepna czes¢, ale jesli masz chwile z tym mozesz sie juz zapoznad.

Pozdrawiam,

Michal H. Siemaszko

Mobile: +48 723 039 978

Signal IM: +48668566023

Telegram: mhsiemaszko

Email: mhsiemaszko@7thraylabs.com,
mhs@into.software

WwWw: http://ideas.into.software/

GitHub: https://github.com/ideas-into-software/

LinkedIn: http://www.linkedin.com/in/mhsiemaszko/

Twitter: https://twitter.com/IntoSoftware/

On 11/15/19 2:23 PM, Michal Siemaszko wrote:

Mateusz,

Jest 15 listopada, ja miatem czas do kohca dnia wczoraj (14.11), wg.
pierwotnych zatozen.

Podsumowujac:

1. Nowe Srodowisko dla aplikacji

a) screencast (film wideo) - czy sprawdzates ten screencast, ktéry przestatem
w nocy, ew. do wgladu dla p. Jacka odnosnie tego jak postepy w tym temacie
wygladaja; zatgczam jeszcze raz w razie czego;
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b) w celu uruchomienia w petni dziatajgcej aplikacji (tj. wszystkie widoki sie
wyswietlajg, wszystkie funkcjonalnosci dziatajg) na nowym Srodowisku
nalezatoby naprawi¢ wszystkie pozostate btedy - jest to jednak osobne zlecenie

2. Brak komunikacji z M. Drzewieckim i brak jakiejkolwiek dokumentacji -
bezposrednio wptynat na

* brak mozliwosci sprawnego postawienia Srodowiska

* brak znajomosci aplikacji - konieczno$¢ empirycznego podejscia w celu
wykrycia probleméw / zebrania informacji

3. Problemy ze sprzetem / zaniedbanie przez 5+ lat

* ich sprzet sie dostownie sypie

* co chwile crash'e

* mozliwe, ze dysk fizycznie jest uszkodzony stad te problemy z bazg danych
widoczne juz wczoraj (14.11) przy prostej operacji wykonywania EKSPORTU
danych

* gdyby M. Drzewiecki wykonywat regularne backup'y bazy danych, widziatby i
musiat naprawi¢ (lub przynajmniej zgtosic¢) te problemy duzo wczesniej

* zeby wiec sprawnie méc pracowac dalej przy tym projekcie, musi by¢
sprawa sprzetu zatatwiona

4. Obsuwy czasowe

* wykonanie kopii bazy, gdy wczoraj (14.11) wieczorem w kohcu zdalny
dostep byt mozliwy, zajeto zamiast 10 minut ponad 2 godziny z uwagi na
problemy - screenshoty i logi udostepnitem dzi$ dla Ciebie do wgladu

* brak zdalnego dostepu do wczoraj wieczér (14.11)

* z uwagi na obsuwy czasowe, ktére nie sg mojg wing (zwigzane z brakiem
zdalnego dostepu i problemami sprzetowymi), przesuneto sie réwniez
dostarczenie kompletu informacji, ktére chciatem Ci dostarczy¢ w ramach tego
zlecenia, jednoczesnie wykonatem jednak prace, ktéra w "normalnej" sytuacji
dopiero w nastepnych krokach bytaby wykonana, a to w sporej czesci prace
zwigzang z uruchomieniem aplikacji w nowym Srodowisku - nie byto jednak jak
inaczej tego "ogarngc", biorgc pod uwage jak aplikacja "od kuchni" wyglada i
brak jakiejkolwiek dokumentacji i komunikacji z M. Drzewieckim

Biorgc pod uwage powyzsze:

a) proponuje re-negocjacje zakresu naszego zlecenia #1, tj. w ramach tego
zlecenia:

* wstepne postawienie aplikacji w nowym Srodowisku - i wszelkie prace z tym
zwigzane, ktére musiatem wykonac zeby problemy z kodem / stare wersje
bibliotek, jezyka, itd. / rozwigza¢

* podsumowanie problemow, ktére znalaztem (tzw. audyt) - co juz na biezaco
robitem, ale podsumuje tym razem catos¢

* zarekomenduje nastepne kroki - co juz na biezaco robitem, ale podsumuje
jeszcze raz w kontekscie tych probleméw - rekomendacjg / priorytetem #1 jest
przejscie na sprawnie dziatajacy sprzet i uruchomienie aplikacji w nowym
srodowisku

b) analiza potrzebna w celu wyceny pozostatych / nastepnych etapéw (tj.
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sprzatanie i rozwéj aplikacji) zostanie dokonczona i dostarczona w ramach
odrebnego zlecenia

* najwczesniej we wtorek (19.11) bede mdégt sie tym dalej zajgc - musze
dokonczyd inny projekt do poniedziatku (18.1), od dzi$ juz miatem z tym
siedzie¢, nie moge tamtego zaniedbad

* dodatkowa kwota za tg prace, biorgc pod uwage prace ktérg musiatem
ponadplanowo wykona¢ w ramach zlecenia #1, to min. 500 PLN

Rozumiem, ze jest " " na pierwszy etap, tj. przejscie na nowy
sprzet i uruchomienie aplikacji w nowym $rodowisko, wiec Wy na spokojnie
mozecie sie zajgc sprawag sprzetowa. Priorytety, jeszcze raz:

1) Sprzet - tym Wy sie zajmujecie, tj. m.in. dwa serwery postawione na Linuxie,
dedykowane na potrzeby aplikacji

2) Kontrola wersji (GIT czy SVN) - tym ja sie zajme

3) Uruchomienie aplikacji na nowym srodowisko - tym ja sie zajme
(kontynuacja tego, co juz zaczatem)

a) Przygotowanie nowego sprzetu (instalacja Apache, MySQL, PHP i wszelka
konfiguracja potrzebna)

b) Pozostate czynnosci zwigzane z przepisywaniem aplikacji na potrzeby
nowego srodowiska

4) Sprzatanie & rozwdj, tj. implementacja wybranych funkcjonalnosci z
sukcesywnym przepisywaniem / re-faktoringiem kodu

W tym, wg. mnie w pierwszej kolejnosci (po uruchomieniu aplikacji w nowym
srodowisku), praca nad API, tj. wydzielanie funkcjonalnosci i integracja z
zewnetrznym oprogramowaniem, tj. tak aby ich aplikacja skupiata sie tylko i
wytgcznie na tym czego np. oprogramowanie do ksiegowosci, CRM, itd. nie sg w
stanie wykonac lepiej, i integracja z tymi programami. Ta aplikacja rozrosta sie
przez te kilka lat i obejmuje wiele funkcji, ktére duzo lepiej mozna wykonad
przez dedykowane oprogramowanie (do ksiegowosci, do CRM, itd. itp.),
aplikacja wtedy skupia sie tylko na tym co jest unikalne dla ich biznesu.

Pozdrawiam,

Michal H. Siemaszko

Mobile: +48 723 039 978

Signal IM: +48668566023

Telegram: mhsiemaszko

Email: mhsiemaszko@7thraylabs.com,
mhs@into.software

Www: http://ideas.into.software/

GitHub: https://github.com/ideas-into-software/

LinkedIn: http://www.linkedin.com/in/mhsiemaszko/

Twitter: https://twitter.com/IntoSoftware/

On 11/15/19 3:12 AM, Michal Siemaszko wrote:
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Mateusz,

Z zaimportowang aktualng wersjg bazy aplikacja wstaje wtasciwie -
jest widoczne menu, wiekszos¢ widokéw wydaje sie dziata¢; w
zatgczniku przesytam screencast w formacie MP4.

W celu uruchomienia w petni dziatajacej aplikacji (tj. wszystkie widoki
sie wyswietlajg, wszystkie funkcjonalnosci dziatajg) na nowym
srodowisku nalezatoby naprawi¢ wszystkie pozostate btedy; jest to
jednak osobne zlecenie.

Z uwagi na to, ze dopiero péZnym wieczorem kopie bazy mogtem
odpali¢ - nie byto zdalnego dostepu jak dotychczas - nie miatem jak
sprawdzi¢ tego, co w ramach zadah w tym zleceniu chciatem
sprawdzi¢, tak aby informacje ktére przekazuje byty osadzone w
rzeczywistosci.

Wyszto natomiast mnéstwo innych kwestii, z ktérych wiekszos¢
sprowadza sie do tego, ze bez sprawnie dziatajgcego sprzetu
(dedykowanych serweréw - to co czym pisatem dzi$ w nocy,
przesytajgc sugerowane specyfikacje dla sprzetu, itd.) dalej z tym nie
ma jak ruszyd. Ich sprzet sie dostownie sypie jak widziate$ sam, co
chwile crash'e, mozliwe ze dysk fizycznie jest uszkodzony stad te
problemy z bazg danych, ktére widziate$ réwniez, itd. itp.

Zeby wiec sprawnie moc pracowa¢ dalej, musi byé sprawa sprzetu
zatatwiona.

Z uwagi na obsuwy, ktére nie sg moja wing (zwigzane z brakiem
zdalnego dostepu i problemami sprzetowymi), przesuneto sie réwniez
dostarczenie kompletu informacji, ktére chciatem Ci dostarczy¢ w
ramach tego zlecenia; wykonatem jednak réwnoczesnie prace, ktéra
w "normalnej" sytuacji dopiero w nastepnych krokach bytaby
wykonana, a to w sporej czesci prace zwigzang z uruchomieniem
aplikacji w nowym Srodowisku - nie byto jednak jak inaczej tego
"ogarna¢", biorgc pod uwage jak aplikacja "od kuchni" wyglada.

Podsumuje catos¢ i przekaze Ci dzis, tj. wyniki tego audytu i wstepna
wycena wraz z wydzieleniem na etapy, itd.. Cze$¢ z tego juz
przekazatem / przekazywatem na biezaco. Najwazniejsze zeby sprawe
sprzetu zatatwic - to juz wiesz i z tym nalezy dopia¢ jak najszybciej;
musi by¢ wida¢, ze p. Jacek racjonalnie do tego podchodzi, i ma
odpowiednie srodki finansowe na ta inwestycje zeby to
"wyprostowac".. Jest sporo pracy przy tym i, jak sam powiedziates,
za darmo nikt nie bedzie pracowat. A o Mac'ach Mini musi zapomnie¢ -
zupetnie inne przeznaczenie takiego sprzetu.

Pozdrawiam,

Michal H. Siemaszko

Mobile: +48 723 039 978

Signal IM: +48668566023

Telegram: mhsiemaszko

Email: mhsiemaszko@7thraylabs.com,
mhs@into.software

Www: http://ideas.into.software/
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GitHub: https://github.com/ideas-into-software/
LinkedIn: http://www.linkedin.com/in/mhsiemaszko/
Twitter: https://twitter.com/IntoSoftware/

On 11/14/19 4:44 AM, Michal Siemaszko wrote:

Witam,

Pisze na razie to co najwazniejsze, reszte przekaze w ciggu
dnia.

1.
Najpierw dobre wiadomosci:

Aplikacje udato mi sie (czesciowo) postawic - tj. uruchomié
w srodowisko innym niz w firmie Pasja, bo na najnowszej
wersji PHP, najnowszej wersji MySQL, najnowszej wers;ji
Apache i innym systemie operacyjnym (Linux, distro
Fedora).

Wykorzystatem model danych, ktéry znalaztem w plikach
skopiowanych przy okazji naszego spotkania 12.11.2019, tj.
zrzuta struktury bazy danych (model) i danych domysinych.

Problem jest w tym, ze ten plik z ktérego odtworzytem
model danych byt generowany w czerwcu 2014 - wiec
ponad 5 lat temu; jak sie pewnie domyslasz, od tego
czasu aplikacja byta sporo rozwijana, wiec jest ogromny
dysonans pomiedzy tym do czego kod Zrédtowy sie odnosi a
tym jak baza (w oparciu o ten stary model danych) wyglada.
Z tego tez powodu aplikacja nie do kofca dziata jeszcze -
moge sie zalogowad, i widze gtéwny panel, ale wiele
funkcjonalnosci sie nie faduje, itd.; zrzuty ekranu w
zatgczniku przesytam - jak wida¢ na nich, jest uruchomiona
na testowej domenie lokalnej http://pasjonata.test/

Dlatego wiec pisze, ze "czesciowo" udato mi sie postawic to
srodowisko - zeby dokonczy¢, potrzebuje najnowszg wersje
bazy danych, tj. to o czym wspominaliSmy.

W zataczniku przesytam instrukcje w formie PDFa,
ktérg przygotowatem - tj. krok po kroku co zrobi¢ musisz
zeby skopiowac baze danych. Jak tylko to zatatwisz, daj
prosze zna¢ a ja bede kontynuowat z tym Srodowiskiem.
Chce to dokonczy¢ dzis, tj. wiedzie¢ doktadnie czy sg
jeszcze jakies inne, "ukryte" problemy.

2.
Biorgc pod uwage sytuacje z repozytorium na GitLab oraz to

jak komunikacja z p. Michatem Drzewieckim wyglada, plus
informacja ktérg mi przekazate$ wczoraj odnosnie
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"dogadywania sie za plecami", sprawa wyglgda bardzo
dziwnie, precz niebezpiecznie; udostepnianie PUSTEGO
FOLDERU (bo to jest to co p. Michat D. zrobit) JUZ 3 FIRMIE Z
RZEDU, samo w sobie jest graniem w ch... Komunikacja i te
akcje "za plecami" wydajg sie by¢ tylko dopetnieniem
obrazu...

Dlatego wg. mnie najwazniejszg sprawg to jak najszybciej
uruchomic¢ aplikacje na nowym sprzecie do ktérego dostepu
Ci ludzie nie bedg mieli i zmiana haset na istniejgcych
"serwerach" (tych mini macach).

Powinny to by¢ oczywiscie dedykowane, z prawdziwego
zdarzenia serwery; wystarcza o specyfikacji:

*min. 4 rdzeniowy CPU, min. 1,6 GHz

* pref. min 8 GB RAM, pref. mozliwosc rozbudowy do 32 GB,
pref. DDR4

* min. 256 GB SSD x 2 (RAID)

* kompatybilny z Linuxem / bez systemu

Np.:

* HPE ProLiant MicroServer Genl0
https://allegro.pl/oferta/hpe-proliant-microserver-
873830-421-8004908054 @ 1752 PLN
https://allegro.pl/oferta/hpe-microserver-gen10-
x3216-8gb-2tb-raid-873830421-7816624395 @ 2099 PLN
https://allegro.pl/oferta/hewlett-packard-enterprise-
serwer-microsvr-g10-8355632449 @ 2063 PLN

* HP Serwer Proliant ML10
https://allegro.pl/oferta/hp-serwer-proliant-ml10-intel-
3-2ghz-4gb-2tb-raid-7856148602 @ 1579 PLN

* Dell PowerEdge T30
https://allegro.pl/oferta/dell-t30-e3-1225v5-8gb-1x1tb-

dvdrw-1nbd-8596946781 @ 2041 PLN
https://allegro.pl/oferta/serwer-dell-poweredge-t30-

€3-1225v5-8gb-1tb-dvd-rw-8499558484

Macie swoich dostawcdéw sprzetu na pewno, ale
przyktadowo chciatem wskaza¢, biorgc pod uwage
wymagania tej aplikacji / liczbe uzytkownikéw, itd. plus zeby
miec¢ zapas na rozwdj. Wystarczg dwa takie serwery - jeden
do Mikotowa, jeden do Bielska. Baza danych moze by¢
réwnolegle uruchomiona na tym samym serwerze; jesli
potrzeba, moga by¢ dwie uruchomione (tj. po jednej na
kazdym) i automatyczna replikacje danych ustawic.

Wiec dwa serwery o specyfikacjach jak wyzej, czyli w kwocie
ok. 2 tys PLN za sztuke, postawione na Linuxie, na kazdym z
nich aplikacja postawiona na najnowszych wersjach Apache,
PHP i MySQL (czyli to co juz zrobilem u siebie). | dopiero
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wtedy sprzatanie i rozwéj aplikacji, ale niech ta luka
bezpieczenstwa, i dodatkowo zagrozenie tym, ze
serwery siada biorac pod uwage jak to teraz
wyglada, zostanie najpierw zatatana.

Efekt uboczny to, mam nadzieje, wieksze zaufanie p. Jacka
do Nas, a co za tym idzie mozliwos¢ sprzedania nastepnych
krokdw, tj. sprzatanie i rozwéj aplikacji.

Wiecej informacji przekaze jak otrzymam baze od Ciebie,
coby dokonczy¢ z tym srodowiskiem; oczywiscie
postawienie tego nie jest ftatwe, bo jest mnéstwo btedéw
wynikajacych ze starych wersji PHP, komponentéw
uzywanych, itd. ale sporg czes¢ juz ogarnagtem i aplikacja
wstaje; wiec teraz czekam na baze danych i moge z tym

dokonhczyd.

Pozdrawiam,

Michal H. Siemaszko
Mobile: +48 723 039 978
Signal IM: +48668566023
Telegram: mhsiemaszko

Email: mhsiemaszko@7thraylabs.com,

mhs@into.software

Www: http://ideas.into.software/

GitHub: https://github.com/ideas-into-software/

LinkedIn: http://www.linkedin.com/in/mhsiemaszko/

Twitter: https://twitter.com/IntoSoftware/

On 11/13/19 1:44 PM, Michal Siemaszko wrote:

Hej,

Nie moge sie dodzwoni¢ do p. Michata D.
Dzwonitem 3 razy, wystatem wiadomos¢ SMS.

Bez bazy danych (model i dane testowe) nie
bytbym w stanie sprawdzi¢ tego co musi by¢
sprawdzone, sama analiza kodu to za mato. Jesli
masz kilka minut, ze swojej strony tez sprébuj sie
z nim skontaktowac i popros o pilny kontakt ze

mna, ew. przez p. Jacka.

W zatgczniku przesytam fakture zaliczkowa za te

300 PLN z wczoraj.

Pozdrawiam,

Michael H. Siemaszko
Mobile: +48 723 039 978
Signal IM: +48668566023
Telegram: mhsiemaszko

Email: mhsiemaszko@7thraylabs.com,

mhs@into.software

WwWW: http://ideas.into.software/
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GitHub: https://github.com/ideas-into-software/
LinkedIn: http://www.linkedin.com/in/mhsiemaszko/
Twitter: https://twitter.com/IntoSoftware/

On 11/13/2019 11:33 AM, Mateusz Paluch wrote:

Dziatam

Mateusz Paluch

Chief Operating Officer

E: mateusz.paluch@4wise.pl
M: +48 883 631 911

4WISE GROUP Sp. z 0.0. | Wieniawskiego 18 | 41-506 Chorzdw.
Spétka zarejestrowana w Sadzie Rejonowym Katowice - Wschdd Wydziat VIII Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sadowego pod numerem KRS 0000728932 | NIP 6272757341 | REGON 380380318

Administratorem Panstwa danych jest 4WISE GROUP Sp. z 0.0.
Panstwa dane przetwarzamy w celu podtrzymania kontaktu z Paristwem i prowadzenia korespondencji.
Szczegotowe informacje dotyczace przetwarzania zawarlismy w polityce prywatnosci

From: Michal Siemaszko <mhsiemaszko @fastmail.net>
Sent: Wednesday, November 13, 2019 11:30 AM

To: Mateusz Paluch <mateusz.paluch@4wise.pl>

Cc: tukasz Paluch <lukasz.paluch@4wise.pl>

Subject: Re: Zlecenie dla "Pasja" - nastepne kroki

Mateusz,

Projekt na GitLab jest pusty - nic tam nie
ma, oprécz kolejnych ludzi / firm
dotaczajacych i odchodzacych (zob.
https://qgitlab.com/mikelele/pasjonata
[activity).

Pilnie potrzebuje informacji z maila,
ktérego przestatem dzi$ w nocy.

Pozdrawiam,

Michael H. Siemaszko

Mobile: +48 723 039 978

Signal IM: +48668566023

Telegram: mhsiemaszko

Email: mhsiemaszko@7thraylabs.com,
mhs@into.software

Www: http://ideas.into.software/

GitHub: https://github.com/ideas-into-software/

LinkedIn: http://www.linkedin.com/in/mhsiemaszko/

Twitter: https://twitter.com/IntoSoftware/

On 11/13/19 8:12 AM, Mateusz Paluch wrote:

Tak na szybko:

GITlab.com Uzytkownik: ChRORZOW
hasto: Pasja123! @#987 jest tam dostep
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juz

You have been granted Guest
access to the Michat Biatas-
Drzewiecki / pasjonata
project.

Mateusz Paluch

Chief Operating Officer

E: mateusz.paluch@4wise.pl
M: +48 883 631 911

4WISE GROUP Sp. z 0.0. | Wieniawskiego 18 | 41-506 Chorzow.
Spotka zarejestrowana w Sadzie Rejonowym Katowice - Wschod Wydziat VIII Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sadowego pod numerem KRS 0000728932 | NIP 6272757341 | REGON 380380318

Administratorem Panstwa danych jest 4WISE GROUP Sp. z o.0.
Panstwa dane przetwarzamy w celu podtrzymania kontaktu z Panstwem i prowadzenia korespondenciji.
Szczeg6towe informacje dotyczace przetwarzania zawarliémy w polityce prywatnosci

From: Michal Siemaszko
<mhsiemaszko @fastmail.net>

Sent: Wednesday, November 13, 2019
2:46 AM

To: Mateusz Paluch
<mateusz.paluch@4wise.pl>

Cc: tukasz Paluch
<lukasz.paluch@4wise.pl>

Subject: Zlecenie dla "Pasja" - nastepne
kroki

Witaj Mateusz,

Zapoznatem sie wstepnie z
plikami, ktére podczas
naszego wczorajszego
spotkania zostaty zgrane na
dysk zewnetrzny Pana Jacka.

Poniewaz nie chce sie opierad
jedynie na analizie kodu, a
przeprowadzi¢ cho¢by dwa
"eksperymenty" (tj. (a)
postawienie aplikacji w innym
srodowisku oraz (b) kroki
potrzebne do
zaimplementowania
"raportowania / zestawien" -
funkcjonalnosci o ktérej i Ty i
p. Jacek wspominaliscie),
potrzebuje postawic
srodowisko testowe. Mam
kod, brakuje mi bazy - z
plikéw kodu Zrédtowego
wynika, ze biezaca wersja
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aplikacji korzysta z MySQL,; ja
"na szybko" przy naszym
spotkaniu zauwazytem folder
PostgreSQL oraz plik dBase i
tymi informacjami sie
sugerowatem, ale z kodu
wynika co innego.

Poniewaz nie chce Tobie czasu
zajmowacd, a tez duzo lepiej
bytoby "ze Zrédta" zebrad te
informacje, pytanie czy majac
kontakt do p. Michata
Drzewieckiego mdégtbys go
poprosi¢ o udostepnienie
kontaktu telefonicznego do
siebie dla mnie i mozliwos¢
przeprowadzenia z nim ok.
15 minutowej rozmowy w
dniu dzisiejszym (Sroda, 13
listopad)? Najlepiej jak
najszybciej, zeby nie czekad
do wieczora.

Do wgladu dla Ciebie: aby
postawic¢ Srodowisko testowe i
przeprowadzi¢ te
eksperymenty, potrzebuje od
p. Michata Drzewieckiego
dowiedziec sie m.in. co jest
potrzebne zeby uruchomid¢
aplikacje lokalnie, tj.:

a) Baza danych, tj. model
danych + dane "domysine",
ew. cata baza z produkgji
przekopiowana (SQL dump)

b) PHP

¢) Inne wymagania? Jakie?

Mam réwniez pytanie do p.
Jacka, a mianowicie: dla
funkcjonalnosci "Raporty /
Zestawienia" - o ktérej i Ty i p.
Jacek wspominaliscie, ze
potrzeba zaimplementowac -
jakie dane miatyby sie znalez¢
w takim raporcie dla wersji
eksportowanej do Excel'a ?
(nie w formacie EPP / dla
"Insert", bo to tylko format,
dane pozostatyby te same) i w
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jakiej skali (miesiecznej czy
innej / definiowalnej przez
uzytkownika?), np. sprzedaz w
danym miesigcu (wszystkie
pozycje) + wartosc
zsumowana, czy inne?

Jeszcze odnosnie GitLab i
GitHub - sprawdzitem dane do
kont, ktére przestates i mam
nastepujace uwagi:

a) konto @ GitLab -

* prosi o potwierdzenie
adresu email (powinienes
otrzymad maila na skrzynke
obstugiwang przez tego
aliasa),

* dostepy do
repozytorium M.
Drzewieckiego nie zostaty
przypisane jeszcze

b) konto @ GitHub - nie
mozna sie zalogowad,
wyskakuje btad "invalid
username or password"
(uzywatem tego samego co
dla GitLab, tj.
'projektpasja@4wise.pl' i
hasto, ktére przestates przez
Signal).

Pozdrawiam,

Michael H. Siemaszko

Mobile: +48 723 039 978

Signal IM: +48668566023

Telegram: mhsiemaszko

Email: mhsiemaszko@7thraylabs.com,
mhs@into.software

Www: http://ideas.into.software/

GitHub: https://github.com/ideas-into-software/

LinkedIn: http://www.linkedin.com/in/mhsiemaszko/

Twitter: https://twitter.com/IntoSoftware/

On 11/12/19 5:34 PM, Mateusz Paluch
wrote:

Dzien dobry,

Zgodnie z informacja od
Pana Jacka Stencla prosze o
dostep do wszystkich
niezbednych danych
zwigzanych z Pasjonata.
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Github mail:
projektpasja@4wise.pl

Gitlab mail:
projektpasja@4wise.pl

Prosze o informacje
zwrotna.

Mateusz Paluch

Chief Operating Officer

E: mateusz.paluch@4wise.pl
M: +48 883 631 911

4WISE GROUP Sp. z 0.0. | Wieniawskiego 18 | 41-506 Chorzdw.
Spoétka zarejestrowana w Sadzie Rejonowym Katowice - Wschod Wydziat VIl Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sadowego pod numerem KRS 0000728932 | NIP 6272757341 | REGON 380380318

Administratorem Panstwa danych jest 4WISE GROUP Sp. z 0.0.
Panstwa dane przetwarzamy w celu podtrzymania kontaktu z Panstwem i prowadzenia korespondencj
Szczegdtowe informacje dotyczace przetwarzania zawarli$my w polityce prywatnosci
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