Re: Zrownowazony model wspolpracy

Subject: Re: Zrownowazony model wspodtpracy

From: Michal Siemaszko <mhsiemaszko@7thraylabs.com>
Date: 12/9/19, 9:57 AM

To: Mateusz Paluch <mateusz.paluch@4wise.pl>
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Re: Zrownowazony model wspolpracy

Mateusz,

W temacie konkretéw - czyli tego co ja dostarczam i czego oczekuje; jeszcze raz,
od Srody w zesztym tygodniu mogliSmy normalnie ten temat zatatwi¢ poprzez
Wasz projekt wewnetrzny; tyle nieporozumien / bardzo dziwnych tekstéw jakie
czytam w mailach od Was / tylko osobiscie mozna wyjasnic.

Wiec odnosnie projektu Ticketing - czyli to o co mnie prosite$ w sobote (ponizej
cytat z Twoje maila), méj nr. konta: PL 54 2530 0008 2097 1063 4796 0001

Potwierdzenie wykonania przelewu bedzie dla mnie konkretng czynnoscia /
odwzajemnieniem konkretnych rzeczy ktére ja dostarczam. Jesli je otrzymam,
spotkanie mozemy przetozy¢ - poniewaz przynajmniej tylko konkretéw na dzis
otrzymam.

Prosze wez wrzu¢ na luz - ja do 3-4 w nocy siedziatem juz wiele razy chcac Wam
dostarczy¢ 100%, prosze zebys zrozumiat o co chodzi, poniewaz ja pomimo
tekstéw ktére czytam caty czas grzecznie rozmawiam - teksty ktére wynikajg z
nieporozumienia po prostu ignoruje, co nie zmienia faktu iz potrzebuje "na juz"
zatatwic te sprawy, wiec. wg. info powyzej.

Pozdrawiam,

Michal H. Siemaszko

Mobile: +48 723 039 978

Signal IM: +48668566023

Telegram: mhsiemaszko

Email: mhsiemaszko@7thraylabs.com,
mhs@into.software

WWW: http://ideas.into.software/

GitHub: https://qgithub.com/ideas-into-software/

LinkedIn: http://www.linkedin.com/in/mhsiemaszko/

Twitter: https://twitter.com/IntoSoftware/

On 12/6/19 8:03 PM, Mateusz Paluch wrote:

(...)

Moja propozycja - zaryzykuje i wytoze 1650 zt netto za klienta z ticektowania
zeby Ci pomadc. Podaj mi numer konta przeleje Cl srodki.
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Mateusz Paluch
4WISE Chief Operating Officer
E: mateusz.paluch@4wise.pl
GROUPH M: +48 883 631 911

4WISE GROUP Sp. z 0.0. | Wieniawskiego 18 | 41-506 Chorzow.
Spétka zarejestrowana w Sadzie Rejonowym Katowice - Wschéd Wydziat VIIlI Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sadowego pod numerem KRS 0000728932 | NIP 6272757341 | REGON 380380318

Administratorem Pafnstwa danych jest 4WISE GROUP Sp. z 0.0.
Panstwa dane przetwarzamy w celu podtrzymania kontaktu z Panstwem i prowadzenia korespondencji.
Szczegbtowe informacije dotyczace przetwarzania zawarli$my w polityce prywatnosci

----- Original Message-----

From: Michal Siemaszko <mhsiemaszko@fastmail.net>

Sent: Friday, December 6, 2019 6:25 PM

To: Mateusz Paluch <mateusz.paluch@4wise.pl>; tukasz Paluch
<lukasz.paluch@4wise.pl>

Subject: Zréwnowazony model wspétpracy

Witam,

Cieszy mnie, ze moge Wam pomdc z potencjalnymi projektami dla Waszych
klientéw. Kompleksowe podejscie jakie przyjmuje wymaga za kazdym razem
sporego naktadu pracy w celu przeprowadzenia - przynajmniej wstepnie -
analizy technicznej i architektury rozwigzah - nastepnie dopracowania

tego w sposdb odpowiedni / czytelny dla oséb nie-technicznych,
dostarczenie odpowiedzi na wszelkie pytania jakie Wasz klient moze mie¢,
itd. itp.

Z jakoscig mojej pracy zdazyliscie sie juz zapoznac kilka razy,
chwaliliscie rowniez - i Ty Mateusz juz kilka razy, réwniez klient Twdj,
szef firmy Pasja.

Wspominatem juz 2-3 krotnie w tym tygodniu - sugerujgc oczywiscie w
domysle, iz musimy zracjonalizowac ten model, tak aby ani z Waszej
strony nie byto zadnych hamulcéw do wrzucania mi nastepnych tematéw, i
tak abym i ja za darmo nie pracowat.

W zwigzku z powyzszym, mam propozycje - w zatgczniku zawarte. Opcja A
dotyczy kontynuowania tak jak dotychczas, natomiast opcja B to
rozszerza. W ramach obydwu moge réwniez pomoc / wesprze¢ Was przy
obstudze klientéw zagranicznych - j. angielski jest moim drugim
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jerzykiem, perfekcyjnie wtadam w mowie i w piSmie, rdwniez biznesowym i

technicznym.

Bardzo prosze zebysmy zatatwili ta sprawe w trybie natychmiastowym - "na

juz" jak to Mateusz wspominates dwa dni temu, ja szanuje Twoje stowo i
dlatego od razu wzigtem sie do pracy; chciatbym zeby zdrowo nasze
relacje wygladaty i tez zebyscie wiedzieli ze z kolejnymi tematami
réwniez Wam pomoge - cato$¢ oczywiscie w ramach zdefiniowanych i
odptatnie.

Przy takim modelu - jak z reszta deklaruje w zatgczonych zleceniach -
moge Wam zaoferowad znizke przy projektach, ktére wynikng z tych
Cczynnosci; projekty oczywiscie rozliczane osobno.

Pozdrawiam,

5/16/20, 3:43 AM



